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Processo n® 2023/2044
Pregdo n°® 020-A/2023 — Eventual e futura contratacdo de pessoa juridica para confec¢ao e
instalacdo de mobilidrio sob medida, segundo mddulos predefinidos, para prédios do Poder
Judiciario de Alagoas.

ESCLARECIMENTOS

Considerando o pedido de esclarecimento formulado pela empresa DALMOBILE
MOVEIS PLANEJADOS, interessada na participagio no Pregao Presencial n.2 020-A/2023,
informamos o que segue:

1) Perguntas (P) e Respostas(R):

P1: “Gostaria de saber como sao os prazos de entrega. Se o prazo de 30 dias € pra ser conta-
do a partir do dia da nota de empenho ou se tem algum outro prazo que nao consegui en-
tender bem?”

R: O PRAZO DE 30 DIAS E CONTADO A PARTIR DO DIA DA EXPEDICAO DA OR-
DEM DE EXECUCAO DE SERVICOS, CONFORME ITENS 8.1 E 12.2 DO TERMO DE
REFERENCIA.

P2: “Referente ao pagamento também, gostaria de saber se o pagamento sera feito de uma
vez somente 60 dias apds a entrega de todos os materiais ou se foi fracionado por situagoes/
obra/demanda?”

R: OS PAGAMENTOS SAO SOLICITADOS PELO FISCAL DO CONTRATO A PARTIR
DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO MATERIAL. AS ORDENS DE SERVICOS PO-
DEM SER EXPEDIDAS A PARTIR DAS DEMANDAS/OBRAS LIBERADAS, ENTAO OS
PAGAMENTOS SAO SOLICITADOS A MEDIDA QUE OS SERVICOS/MATERIAIS
SAO RECEBIDOS PELO FISCAL, OU SEJA, UMA MESMA NOTA DE EMPENHO PO-
DE SER PAGA EM VARIAS ETAPAS A DEPENDER DA NECESSIDADE DE EXECU-
CAO DOS ITENS DA MESMA NOTA. ESCLARECENDO AINDA MAIS: UMA MESMA
NOTA DE EMPENHO PODE TER MATERIAIS PARA DIVERSAS OBRAS / LOCAIS
QUE SAO LIBERADOS PARA EXECUCAO CONFORME A NECESSIDADE DO PODER
JUDICIARIO.

Prestados os esclarecimentos, ficam mantidos dia e hora previamente estabelecidos
para realizagao do certame, com alteracdo de texto referente a P1 via errata ao Edital..

Maceiod, 26 de setembro de 2023.

JULIANA CAMPQS Assinado de forma digital

por JULIANA CAMPOS

WANDERLEY WANDERLEY PADILHA:93968
Dados: 2023.09.26 10:53:11

PADILHA:93968 s ,
Juliana Campos Wanderley Padilha

Pregoeira



25/09/2023, 11:27 Gmail - Fwd: Aviso de edital 20/2023 - contratagdo de empresa para confecgdo de méveis sob medida.

M Gmail PREGAO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIGA DE ALAGOAS <pregao.j.al@gmail.com>

Fwd: Aviso de edital 20/2023 - contratagdao de empresa para confecgcao de méveis

sob medida.
2 mensagens

Compras TJAL <compras@ijal.jus.br> 25 de setembro de 2023 as 11:22
Para: pregao.tj.al@gmail.com, Licitagdo TJAL <licitacao@tjal.jus.br>

Aos cuidados da pregoeira Juliana Wanderley

---------- Forwarded message ---------

De: Anderson Fonseca <anderson.dalmobilemcz@gmail.com>

Date: seg., 25 de set. de 2023 as 10:24

Subject: Re: Aviso de edital 20/2023 - contratagdo de empresa para confecgao de méveis sob medida.
To: Compras TJAL <compras@tjal.jus.br>

Bom dia.

Referente a essa solicitacao.

Gostaria de saber como s&o os prazos de entrega.

Se o prazo de 30 dias é pra ser contado a partir do dia da nota de empenho ou se tem algum outro prazo que ndo
consegui entender bem.

Referente ao pagamento também, gostaria de saber se o pagamento sera feito de uma vez somente 60 dias apds a
entrega de todos os materiais ou se foi fracionado por sitagdes/obra/demanda?

Eu estou acompanhando pelo site do Poder Judiciario no link: https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/

Compras e ndo encontro mais esse edital. Poderia me ajudar?

Att.

Em ter., 19 de set. de 2023 as 10:41, Compras TJAL <compras@fjal.jus.br> escreveu: 3
EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE

MOBILIARIO SOB MEDIDA, SEGUNDO MODULOS PREDEFINIDOS, PARA PREDIOS DO PODER JUDICIARIO
DE ALAGOAS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=9996d2bee8&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1778019749070422907 &simpl=msg-f:1778019749070...  1/2
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